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Alessandro Orsucci

Da: marina.giannetti@comune.frosinone.it
Inviato: mercoledì 20 agosto 2025 09:09
A: 'Alessandro Orsucci'; 'Arch. Giuseppe Viscogliosi'
Oggetto: R: Consorzio Cooperative Costruzioni c/ Comune di Frosinone - istruttoria 

riconoscimento del debito fuori bilancio; richiesta parere PIAO

Nel prendere atto dell’intervenuto pagamento delle a saldo delle spese relative alla CTU, si conferma parere 
favorevole al riconoscimento e alla successiva liquidazione del debito derivante dalla sentenza di primo grado. 
Cordiali saluti. 
Avv. Marina Giannetti 
 

 
 
COMUNE di FROSINONE 
SeƩore Avvocatura e Coordinamento Legale 
Dirigente 
Avv. Marina Gianneƫ  
Piazza VI Dicembre s.n.c. 
03100 Frosinone 
Tel. 0775 265 6534- 6615-6533 

 

Da: Alessandro Orsucci <alessandro.orsucci@comune.frosinone.it>  
Inviato: martedì 19 agosto 2025 14:20 
A: marina.giannetti@comune.frosinone.it 
Cc: giuseppe.viscogliosi@comune.frosinone.it; 'Giovanni Sannino' <giovanni.sannino@comune.frosinone.it>; 
mauro.andreone@comune.frosinone.it; riccardo.mastrangeli@comune.frosinone.it 
Oggetto: Consorzio Cooperative Costruzioni c/ Comune di Frosinone - istruttoria riconoscimento del debito fuori 
bilancio; richiesta parere PIAO 
 
Buongiorno Marina, 
su indicazione del Dirigente sono a rappresentarti quanto segue. 
Nel prendere atto della tua nota prot. 51632 del 18.08.2025, di riscontro alla richiesta inoltrata da questo Settore 
con prot. 47236 del 04.07.2025, 
ti segnalo che nella richiesta del parere previsto nel PIAO non sono state incluse le spese di consulenza tecnica 
d’ufficio in quanto è stato contattato il CTU Ing. Mirabella, il quale ha dichiarato a mezzo mail di aver percepito dalle 
parti quanto a lui spettante per l’importo stabilito dal Giudice.  
Detta dichiarazione è stata trasmessa dall’Ing. Mirabella, anche a te per conoscenza, in data 10 luglio 2025. 
In ogni caso, per collaborazione, ti allego la stampa della mail in formato pdf.  
Da ricerche ho rinvenuto la  determina di liquidazione (DET/1643 del 31/05/2022 – Segreteria Generale), con 
imputazione sul cap. 50 voce 1 del bilancio comunale “spese legali”, dell’importo di € 951,60 (€ 750,00 oltre oneri e 
iva), importi che corrispondono alla metà del totale liquidato dal Giudice nel decreto di liquidazione.    
Fammi cortesemente sapere se è necessario l’inoltro di una nuova formale richiesta di parere da parte di questo 
Settore o se per te è sufficiente integrare la nota (prot. 51632 del 18.08.2025), in modo che poi io possa procedere 
con la proposta di delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. 
Resto a disposizione per qualsiasi collaborazione in merito. Se vuoi ci sentiamo. 
Grazie. 
Un saluto. 
Alessandro  
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Comune di Frosinone 
Settore Lavori Pubblici-Patrimonio, Mobilità e Urbanistica 
Servizio di Coordinamento Amministrativo 
Dott. Alessandro Orsucci 
Tel. 07752656517 
P.O. alessandro.orsucci@comune.frosinone.it 
P.E.C. pec@pec.comune.frosinone.it 
 
 


